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FWD: Re: SPAM PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNACAO -
12/02/2026 15:29

De: compras@camaracordeiropolis.sp.gov.br

Para: ritchelhe <ritchelhe@camaracordeiropolis.sp.gov.br>

De: "Lucas Mollmann" <lucasmollmann@vmadvocacia.net>

Enviado: 12/02/2026 13:11

Para: compras@camaracordeiropolis.sp.gov.br

Assunto: Re: SPAM PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAGAO -

Boa tarde, Prezados!

Conforme o item do pagamento o repasse dos créditos sera conforme o item 8.3 ou 15.7?

1.™5.7. A Camara Municipal de Cordeiropolis providenciara o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias
corridos contados do ateste da nota fiscal.”. "8.3. A disponibilizagdo dos créditos pela CONTRATADA esta
condicionada ao repasse prévio dos respectivos valores pela CONTRATANTE, que devera ocorrer com
antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis da data programada para o crédito no cartdo do servidor. O
atraso no repasse por parte da CONTRATANTE acarretara a postergacdo da data de disponibilizacdo dos
créditos na mesma propor¢ao, sem 6nus ou penalidade para a CONTRATADA."

Atenciosamente

Em qua., 11 de fev. de 2026 as 08:53, Lucas Mollmann <|ucasmollmann@vmadvocacia.net> escreveu:
Boa tarde, Prezados!

Agradecemos imensamente o retorno.
Atenciosamente

Em qua., 11 de fev. de 2026 as 08:25, compras@camaracordeiropolis.sp.gov.br
<compras@camaracordeiropolis.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia segue [ambem em anexo a resposta para o !-f—‘!"}"i"l de impugnacan do proces
:“‘.ii
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A lista de Con |

De: "Lucas Mollmann" <lucasmollmann@vmadvocacia.net>

Enviado: 06/02/2026 15:44

Fara. Analista de Compras <compras@camaracordeiropolis.sp.gov.br>

Assunto: SPAM PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNACAD -

ina tarde Prazadaoc)
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Edificio 'Dr. Cassio de Freitas Levy"

ESTADODE SAO PAULO

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
Credenciamento n° 01/2026 — Vale-Refeicao
Interessada: Uzzipay Administradora de Convénios LTDA

Em atengdo aos esclarecimentos solicitados, segue a manifestacdo do Agente de
Contratagdo, fundamentada no Edital de Credenciamento n° 01/2026 e seus anexos:

Conforme o item do Pagamento o repasse dos créditos sers conforme o item 8.3
ou 15.7?

1. "15.7. A Camara Municipal de Cordeirépolis providenciara 0 pagamento
No prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do ateste da nota fiscal.”.
"8.3. A disponibilizagio dos créditos pela CONTRATADA esta
condicionada ao repasse prévio dos respectivos valores pela
CONTRATANTE, que devera ocorrer com antecedéncia minima de 2 (dois)
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¥4 CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLI
! Edificio 'Dr. Cassio de Freitas Levy’

ESTADODE SAOPAULDO

Portanto, o item 8.3 do termo de referéncia, disciplina a dindmica administrativa de
apuragao e comunicacéo dos valores a serem creditados, ndo se confundindo com o
momento do pagamento da despesa publica, que permanece regido pelo item 15.7 do
termo de referéncia e pela legislacao aplicavel.

Cordeirépolis, 12 de fevereiro de 2026
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